Stefano Tacchella

Da: Manuela <manuela2@abaco.st>

Inviato: giovedi 5 ottobre 2023 12:34

A: s.landi@comune.camponellelba.li.it

Cc: Stefano Tacchella; Franco Stefanini

Oggetto: R: REGOLAZIONE PREMIO RC LIBRO MATRICOLA periodo 30/6/22 - 30/6/23
Allegati: 20231005122224214.pdf; 20231005122504684.pdf

Buongiorno Sandra

Nel confermare I'accredito in cc di € 320,64 e ringraziare , rilevo mio malgrado di aver indicato erroneamente il
premio di € 320,64 , come da mail di seguito del 20/9/2023 , anziché quello dovuto di € 412,00 come evidenziato in
allegato.

La differenza & dovuta al fatto che il premio di € 320,64 e relativo alla sola rca a cui devono essere aggiunti i premi
relativi alle garanzie accessorie.

Trasmettiamo in allegato quietanza di pagamento della regolazione che a stampa e da considerare quale originale .
Scusandomi per il disguido , restiamo in attesa del bonifico per la differenza di € 91,36

Cordialita

Abaco S.r.l.

Manuela Cerri

Divisione Enti Pubblici

Via Roma 19/a Piombino (LI) 57025
Tel 0565/225800 Fax. 0565/225801
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Il documento oggetto della presente e-mail € formato ad uso esclusivo del/i destinatario/i. Le informazioni in esso
contenute sono da ritenere riservate, pertanto ne € proibita I’utilizzazione se non espressamente autorizzata. In caso
di ricezione per errore, Vi preghiamo di contattarci all’indirizzo del mittente e, in ogni caso, cancellare la e-mail.
Ricordiamo inoltre che in presenza di dati personali (inclusi dati sensibili, biometrici, sanitari, giudiziali) si incorre nelle
previsioni normative vigenti in materia di Privacy: D. Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/16 — GDPR.

Da: Manuela

Inviato: mercoledi 20 settembre 2023 12:22

A: s.landi@comune.camponellelba.li.it

Cc: Stefano Tacchella <s.tacchella@comune.camponellelba.li.it>; Franco Stefanini <francostefanini@abaco.st>
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO RC LIBRO MATRICOLA periodo 30/6/22 - 30/6/23

Buongiorno

In riferimento alla polizza rc autoveicoli, trasmettiamo in allegato dettaglio delle variazioni del periodo in oggetto, da
noi controllato ed riscontrato esatto.

Il premio di regolazione risulta di € 320,64.

Restiamo in attesa del consueto bonifico e ringraziando porgiamo cordiali saluti

Abaco S.r.1.
Manuela Cerri
Divisione Enti Pubblici
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Il documento oggetto della presente e-mail e formato ad uso esclusivo del/i destinatario/i. Le informazioni in esso
contenute sono da ritenere riservate, pertanto ne é proibita I'utilizzazione se non espressamente autorizzata. In caso
di ricezione per errore, Vi preghiamo di contattarci all’indirizzo del mittente e, in ogni caso, cancellare la e-mail.
Ricordiamo inoltre che in presenza di dati personali (inclusi dati sensibili, biometrici, sanitari, giudiziali) si incorre nelle
previsioni normative vigenti in materia di Privacy: D. Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/16 — GDPR.



