Maria Cristina Galli

Da: Comune di Campo nell'Elba <posta@comune.camponellelba.li.it>
Inviato: mercoledi 10 gennaio 2024 11:15

A: ‘Maria Cristina Galli'

Oggetto: R: I: arbitrato LI n. 3.2023

Registro di Protocollo Generale n° 347 del 10/01/2024 11:14:11

Da: Maria Cristina Galli <mc.galli@comune.camponellelba.li.it>
Inviato: mercoledi 10 gennaio 2024 11:11

A: posta@comune.camponellelba.li.it

Oggetto: I: I: arbitrato LI n. 3.2023

Da: Lorenzo Calvani <avv.lorenzocalvani@gmail.com>
Inviato: martedi 9 gennaio 2024 16:46

A: Maria Cristina Galli <mc.galli@comune.camponellelba.li.it>
Oggetto: Re: I: arbitrato LI n. 3.2023

Cara Cristina,

allego progetto di notula relativo alle spese sostenute per I'arbitrato.

Allego anche scansione delle marche (per I'importo complessivo di € 80,00) acquistate per il deposito della
costituzione nell’arbitrato.

Se occorre altro, fammi sapere.

Grazie.

A presto,

Lorenzo

Il giorno mar 9 gen 2024 alle ore 09:19 Maria Cristina Galli <mc.galli@comune.camponellelba.li.it> ha scritto:

- Buongiorno Lorenzo,

~ dovresti presentare fattura/documento di spesa e I'Ente provvedera a “rimborsarti”.
Buona giornata

Cristina

' Da: Lorenzo Calvani <avv.lorenzocalvani@gmail.com>
Inviato: lunedi 8 gennaio 2024 17:36
A: Maria Cristina Galli <mc.galli@comune.camponellelba.li.it>; Segretario - Antonella Rossi
% <segretario@comune.camponellelba.li.it>; Sandra Landi - Comune di Campo nell'Elba
~ <s.landi@comune.camponellelba.li.it>
. Oggetto: Fwd: I: arbitrato LI n. 3.2023

Buonasera Antonella, Sandra e Cristina,






anzitutto vi auguro un buon 2024.

Per me si apre con l'influenza, ma insomma, sopravvivro.

Allora faccio seguito all'apertura dell'arbitrato GAL Etruria. Se ricordate ci avevano chiesto di pagare diritti ed
anticipo dell'arbitro ma vi avevo detto di non pagare perché non era certo che GAL Etruria sarebbe stata in grado di
fare altrettanto ed andare avanti.

Alla fine Gal Etruria ha pagato.

Oggi mi hanno sollecitato il pagamento e siccome era I'ultimo giorno ho provveduto per poter rimanere
nell'arbitrato.

Vi chiederei di far deliberare al piu presto il rimborso, trattandosi di anticipazioni che per il momento ho versato io
per conto del Comune.

Quanto tempo puo essere necessario?
~ Viallego comunque i bollettini e le relative quietanze.
Rimango in attesa un Vostro cortese riscontro.

A presto e cari saluti

Lorenzo Calvani

Inviato: lunedi 8 gennaio 2024 15:05
~ A:'marica.delsal@lg.camcom.it'

. Cc: 'arbitrato@lg.camcom.it'
Oggetto: R: arbitrato LI n. 3.2023

- Priorita: Alta

| Preg.ma collega,

ho provveduto al pagamento.
- Allego le quietanze.

| Cordialita.

. Lorenzo Calvani

} e Forwarded message ---------

. Da: Marica Del Sal <marica.delsal@Ig.camcom.it>
Date: lun 8 gen 2024 alle ore 10:54

. Subject: arbitrato LI n. 3.2023







To: Lorenzo Calvani <avv.lorenzocalvani@gmail.com>
Cc: LG-ARBITRATO <arbitrato@Ilg.camcom.it>

Buongiorno Gentile Collega,

ho provato a chiamarla in studio sia la settimana scorsa che oggi.

Rammento che in data odierna scade il termine per il pagamento dei diritti camerali, pari a 400 euro oltre iva, per
complessivi euro 488, come da avviso Pago Pa che avevo gia trasmesso e che per comodita riallego alla presente.

Inoltre, per proseguire nella procedura, si richiede entro 15 giorni e quindi entro il 23 gennaio 2024, il versamento
dell'acconto di Euro 280, oltre iva, pari al 40% della quota di Euro 700, a titolo di onorario dell'arbitro unico.

Mi pud cortesemente aggiornare in merito ai pagamenti da parte del Comune?

Cordiali saluti

Marica Del Sal
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Comune Di Campo Nell'Elba

Piazza Dante Alighieri 1
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FIRENZE, martedi 9 Gennaio 2024

Progetto di Notula. Non costituisce fattura a norma dell'art. 21 del D.P.R. del 26 Ottobre 1972 n. 633.
La fattura sara emessa al ricevimento del saldo.

Pratica: Comune Di Campo nell’Elba / Gal Etruria Scrl - 1/2017
Arbitrato LI n. 3.2023

Spese non imponibili

marche € 80,00

diritti camerali € 488,00

oneri acquisto € 1,10

acconto onorario arbitro € 341,60

oneri acquisto € 1,10

911,80
Riepilogo:
Spese non imponibili escl.IVA art.15 DPR 633/72 ......cccceeveeeecvrereenn, 911,80 €
TOTALE COMPLESSIVO oottt e e 911,80 €
Bonifico bancario presso BPER - IBAN: IT41Z0538702802000035364226
IBAN STUDIO

IT41Z0538702802000035364226
conto corrente presso BPER Banca,
intestato a “Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati”
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