Alberto Mancini

ST S R W A S T e [l e e
Da: e.creatini@ecoal-bus.it
Inviato: mercoledi 18 ottobre 2017 19:00
A: landi; alberto mancini
Cc: CRISTIAN
Oggetto: I: Preventivo riparazione DM557A)
Allegati: 00GV01PR171017000070200117P001.pdf

Buonasera a tutti,

analizzando il contenuto dei costi generati dal preventivo in oggetto, mi preme sottolineare che essi sono di natura
derivante da due tipi di usura, quella detta usura ordinaria e quella definita obsolescenza.

Gli importi necessari al ripristino della suddetta obsolescenza sono imputabili alla manutenzione straordinaria e quindi
ritengo non addebitabili alla ditta che attualmente e I' esecutrice dell'appalto.

Nello specifico, il dettaglio a carico comune sarebbe:

DISCO FRENO

GHIERA ABS

ANELLO TENUTA

FLESSIBILE FRENO

Dettaglio a carico di Adigest sarebbe:

KIT PASTIGLIE FRENO

KIT INDICATORI USURA

SPESE TRASPORTO, MATERIALI DI CONSUMO E SPESE PER SMALTIMENTO ECOLOGICO

La conseguente mano d'opera non € particolareggiabile, e personalmente ritengo abbastanza eccessiva, ma non
avendo alternative locali ed essendo fornita a corpo sul lavoro generale, direi di attribuirne la meta per ciascuno.
Vista la particolare situazione di urgenza e logistica, proporrei, in via equitativa e risolutrice, la ripartizione dei costi al
50% a carico di Adigest ed il 50% a carico del comune e di accordarci per la pit snella delle forme burocratiche atta
ad accelerare piu possibile la riparazione del mezzo.

Vi informo inoltre che ci stiamo adoperando per far pervenire in servizio un mezzo in sostituzione gia da venerdi p.v. e
per il quale ci accorderemo in seguito.

Rimango in attesa di un Vostro cortese cenno di risposta e con I'occasione porgo cordiali sdaluti.
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ATTENZIONE Le e-mail provenienti da questo indirizzo di posta elettronica sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo né creano
obblighi per lo scrivente, salvo che cid non sia espressamente previsto da un accordo scritto. L'invio di questa e-mail & destinato ad uso personale o a enti
sopra nominati e contiene informazioni riservate, coperte da segreto professionale, e non soggette a divulgazione ai sensi del D.L.196/2003. Se avete
ricevuto questa email per errore , vogliate cortesemente avvisarci cancellando di seguito la stessa.

Da: "Officina Parrini” flliparrini@gmail.com

A "ECOAL Preventivi” e.creatini@ecoal-bus.it, jonata81@yahoo.it, a.mancini@comune.camponellelba.li.it
Ce:

Data: Tue, 17 Oct 2017 16:03:03 +0200

Oggetto: Preventivo riparazione DM557AJ

Buona sera
come richiesto allego preventivo riparazione veicolo DM557AJ

Restiamo in attesa di un Vs riscontro per poter procedere con i lavori.
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