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Giancarlo Baldetti

Da: fabio.coia@mvsitaly.com

Inviato: martedì 2 aprile 2019 09:16

A: g.baldetti@comune.camponellelba.li.it

Cc: SDSupport@mvsitaly.com; Targa, Claudio

Oggetto: Preventivo riparazione multifunzione Sharp serie MXM565NP-75026724 c/o 

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegati: IMG_2366.JPG

Gentile cliente buongiorno, 
a margine della vostra segnalazione di ' vetrino danneggiato ' sulla fotocopiatrice Sharp serie MXM565NP-75026724 
occorre sostituire il P/N DUNT-9017FCZZ SPF  
 

Vi confermiamo che trattandosi di guasto dovuto ad incuria e/o cattivo utilizzo la riparazione risulta a pagamento. 
Di seguito la ns. offerta :   
 

Sostituzione P/N DUNT-9017FCZZ  SPF glass unit :    €   45,00 + iva  
Costo intervento uscita tecnico :                                  €  90,00 + iva  
 
Totale preventivo € 135,00 + iva   
In caso di accettazione l'attività verrà fatturata da Sharp come extra. 
 

n.b.  Ricordiamo che per l'unità in questione il contratto ha scadenza lì 14/03/2023 e le macchine ritirate una volta 
terminata la convenzione devono essere integre e funzionati.  
 

 
Restiamo in attesa di vs. riscontro. 
Grazie. 
 

 

 

Cordialmente/Best Regards 

Fabio Coia 

Service Manager Laser / MVS 

Via Kennedy Ing. 2 - 20871 Vimercate (MB) 

Telefono: +39(0)39.940.7192 - Mobile: +39.340.5948138 

e-mail: fabio.coia@mvsitaly.com 

 

 Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail  
 
----- Forwarded by Fabio Coia/MVS/CORP on 29/03/2019 14:09 ----- 

 
From:        Consip 27/EXT/CORP 
To:        Fabio Coia/MVS/CORP@CORP 
Cc:        Service Desk Support/CORP@CORP 
Date:        29/03/2019 14:08 
Subject:        Rottura vetrino di esposizione Sharp MXM565NP-75026724 
Sent by:        Andrea Annoni 

 

 

Buongiorno Fabio, 
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Ci contatta l'utente Baldetti Giancarlo, dal comune di Campo dell'Elba, per comunicarci che il vetrino di esposizione 
della macchina è stato danneggiato come in foto per motivi sconosciuti. 
Il cliente è disponibile a preventivo, di seguito i dati necessari: 
 

telefono:05651796337 

email:g.baldetti@comune.camponellelba.li.it 
piano e stanza: p 1, ufficio tecnico 

orari: 8-12 tutti i giorni lavorativi 
 

Grazie. 
Cordiali saluti. 
 

 

 

 
"Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13, Codice Privacy D.Lgs. 196/03 e del  Reg. (UE) 2016/679 che i Vostri dati personali saranno da noi trattati in 
ottemperanza alle suddette disposizioni legislative, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità legate all’adempimento di obblighi di 
legge, all’espletamento di attività relative alla conclusione, esecuzione, gestione del contratto, elaborazioni di corrispondenze informatiche/cartacee. I dati 
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il 
controllo, l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03 e del Reg. 
(UE) 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è la nostra società; per ogni informazione potete rivolgervi al nostro Referente Privacy." 


